COMUNE DI PORTO AZZURRO
PROVINCIA DI LIVORNO

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Impegno di spesa per rimborso somme pagate per pernottamenti
presso I'approdo turistico e non fruiti
Ditta: AGOSTINI Robert (imbarcazione a motore 40” Piccolo Principe), Via
Angelo Costanzi, 47, Orvieto Scalo TR, C.F. GSTRRTG69EO06H501D
IBAN: IT 45106220 25710 000001000527
CIG: -

N. 069

27.03.2018

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Marzo nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 19 del 05.09.2017 con cui vengono attribuite al Geom. Enzo
BERTELLI le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. / Tutela ambientale / Demanio,
con decorrenza dal 05.09.2017 e per la durata di anni 1, salvo proroga;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 del 09.01.2018 con la quale vengono autorizzati i
Responsabili di Area alla prenotazione di impegni di spesa per dodicesimi sul bilancio 2018 in fase
di approvazione, per I’espletamento delle procedure di affidamento di beni o servizi nei limiti di
spesa previsti dalla Legge;

Vista la richiesta per conto del Sig. Robert AGOSTINI, Via Angelo Costanzi, 47, Orvieto Scalo
TR, C.F. GSTRRT69EO6H501D, pervenuta al protocollo dell’Ente in data 02.10.2017, Prot. n.
7556, con la quale il proprietario dell’imbarcazione a motore denominata Piccolo Principe, avente
lunghezza di 407, chiedeva il rimborso per il pernottamento con la propria imbarcazione sopracitata
presso I’approdo turistico del Comune di Porto Azzurro di n. 1 notte delle n. 6 notti
anticipatamente pagate, come da ricevuta fiscale n. PRP 054793/17 del 04.08.2017, in quanto non
fruita, per un totale di € 90,00;

(che si allega alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)

Preso atto della nota dell’Agenzia Forti Yachting Partners, incaricata del servizio di prenotazione,
accoglienza e assistenza agli ormeggi dell’approdo turistico del Comune di Porto Azzurro,
pervenuta al protocollo dell’Ente in data 09.11.2017, Prot. n. 8643, con la quale viene confermato
che I’imbarcazione Piccolo Principe ha stazionato presso I’approdo per n. 5 notti;

(che si allega alla presente determina per farne parte integrale e sostanziale)

Ritenuto opportuno impegnare la somma di € 90,00 a favore del Sig. Robert AGOSTINI, Via
Angelo Costanzi, 47, Orvieto Scalo TR, C.F. GSTRRT69E06H501D, imputata al Codice U
1030299999 — 10306320 / 1 Gestione diretta pontili — Prestazione di servizi, del Bilancio 2018;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto I’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 TUEL;

Vista la Legge 7.8.1990, n. 241;

Visto lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilita e sui contratti;

Riconosciuta per gli effetti dell’art. 107 D.lgs n. 267/2000, la propria competenza ad assumere atti;



Dato atto che la presente rientra nei servizi ed attivita gestionali assegnati al sottoscritto e
riconosciuta, pertanto, la propria competenza,

DETERMINA

Di assumere a carico del Bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli
impegni di cui al presente prospetto:

Soggetto . . Somma
Creditore Codice Descr. Capitolo Impegnata

Gestione diretta pontili —

Robert AGOSTINI | U 1030299999 — 10306320/ 1 . . L
Prestazione di servizi

€ 90,00

La presente determinazione sara pubblicata, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016, all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, nonché
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente.

A norma dell’art. 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del procedimento ¢ il
Responsabile Area Tecnica Geom. Enzo BERTELLL.

/« Tecnica

&}’3 Geom. Enzo BERTELEL

A <=:NN> ;J \ \
UFFICIO RAGIONERIA

Impegno n. JuR: del /(dc{}\lmxﬁ di € 90,00

Visto si esprime parere favorevole alla regolarita contabile e si attesta la copertura finanziaria a
norma dell'art. 151, comma 4°, del D. Lgs. 267/2000 T.U.E.L.

Addi Ao lot /'um

izfio Finanziario
El

N° del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell’azione

amministrativa, ¢ stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal al

Data

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Angelo MACCHI
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Antonella Guglielmi

Da: Jessica Demelas <jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it>
Inviato: funedi 2 ottobre 2017 09:15

A: antonella.guglielmi@comune.portoazzurro.li.it

Oggetto: I: Barca Piccolo Principe, richiesta rimborso notte 08/08/2017
Allegati: image-10-08-17-04-41 jpeg

CONUNE D1 RORTE AZZURRD

essica Demelas

Comune di Porto Azzurro kil

‘Ufficio Tecnico LLPP.

Lungomare Paride ADAM], gia Banchina IV Novembre, 19
57036 Porto Azzurro LI

Tel. e Fax +39 0565921628 - 47

E-mail jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it

Da: arigentili@tiscali.it [mailto:arigentili@tiscali.it]

Inviato: mercoledi 20 settembre 2017 15:57

A: jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it

Oggetto: Fwd: Barca Piccolo Principe, richiesta rimborso notte 08/08/2017

Subject:Fwd: Barca Piccolo Principe, richiesta rimborso notte 08/08/2017
Date:Sun, 20 Aug 2017 18:26:50 +0200
From:arigentili@tiscali.it
To:<robert.agostini.00@mail.com>

Subject:Barca Piccolo Principe, richiesta rimborso notte 08/08/2017
Date: Thu, 10 Aug 2017 17:42:49 +0300
From:arigentili@tiscali.it
To:jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it

Buon pomeriggio sono Arianna Gentili Agostini della barca a motore di 40 piedi"Piccolo Principe" del
signor Robert Agostini. Il giorno 4/08 ¢ stato pagato un totale di 540,00 euro per 6 notti.
La barca ha perd pernottato solo cinque notti, pertanto si richiede il rimborso di una notte pari a 90,00 euro
sul conto corrente intestato ad Arianna e Robert Agostini con il seguente IBAN:
IT 451 0622025710000001000527.
Vi ringraziamo per la cortese ospitalitd presso il vostro porto e porgiamo distinti saluti,
Robert e Arianna Agostini.
P.S. in allegato foto della ricevuta di avvenuto pagamento.
Arianna Gentili







Antonella Guglielmi

Da: Jessica Demelas <jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it>
Inviato: mercoledi 8 novembre 2017 09:41

A: antonella.guglielmi@comune.portoazzurro.li.it

Oggetto: I Barca Piccolo Principe, richiesta rimborso notte 08/08/2017

essica Demelas

o
{
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Comune di Porto Azzurro

Ufficio Tecnico LLPP.
Lungomare Paride ADAM], gid Banchina IV Novembre, 19
57036 Porto Azzurro LI

Tel. e Fax +39 0565921628 - 47 pnogéUc;L,.Q&.cm.@ff..

E-mail jessica.demelas@comune.portoazzurro liit

Da: marina@forti.it [mailto:marina@forti.it]

Inviato: mercoledi 8 novembre 2017 09:32

A: Jessica Demelas’

Oggetto: R: Barca Piccolo Principe, richiesta rimborso notte 08/08/2017

Ciao, & stato dai 3 con partenza 8... quindi 5 nottil

MARINA Porto Azzurro

PH: +39 0565 1935269

T80 CERTIFIED 9001:2008 - 14001:2004 - BS OHBAS 18001:2007
FORTI Yachting Partners - Agents & Broker

Associato ASSONAT

Da: Jessica Demelas [mailto:jessica.demelas@comune.portoazzurro.li.it]
Inviato: mercoledi 8 novembre 2017 09:14

A: marina@forti.it

Oggetto: I: Barca Piccolo Principe, richiesta rimborso notte 08/08/2017

Buon giorno,
il proprietario delPimbarcazione PICCOLO PRINCIPE, come da nota sotto riportata, chiede 1!
rimborso di n. 1 notte perché ha dovuto anticipare la partenza.

Avrei bisogno di sapere con precisione le notti in cui ha effettivamente stazionato presso
Iapprodo all’inizio del mese di agosto, per procedere eventualmente al rimborso.

Saluti

essica NDemalas

Comune di Porto Azzurro
‘Ufficio Tecnico LLPP.

Lungomare Paride ADAM], gia Banchina {V Novembre, 19
57036 Porto Azzurro LI

Tel, e Fax +39 0565921628 - 47
E-mail jessica.demelas@comune.portoazzurro iit




